Paola Vacacela

De: Angélica Tomald <adminsistemas@grafimpac.com>
Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 16:03

Para: pvacacela@lucas-it.com

CcC: contadorg@grafimpac.com; 'Betty Ortega'

Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas

Buenas tardes Ing. Paola

Muchas gracias por su respuesta, se siguieron las indicaciones pero al grabarla muestra el siguiente mensaje.
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Gracias por la atencién prestada.
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De: Betty Ortega [mailto:auxiliarc@grafimpac.com]

Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 15:16

Para: 'Angélica Tomald'

CC: contadorg@grafimpac.com

Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas

Estimada Angélica,



Buenas tardes, se procedié con la creacion del producto pero al grabar me sale el siguiente error:
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De: Paola Vacacela [mailto:pvacacela@lucas-it.com]

Enviado el: viernes, 21 de enero de 2022 18:31

Para: 'Angélica Tomald' <adminsistemas@grafimpac.com>

CC: contadorg@grafimpac.com; '‘Betty Ortega' <auxiliarc@grafimpac.com>
Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas

Estimada Angelica,
Deben crear los productos de los proveedores, lo cual se encuentra en la siguiente opcion:

Modulo de Tesoreria, menu Parametros, opcion “Maestro de Productos de Proveedores -
Liquidacion de Compra”

Cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

Paola Vacacela
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AVISO IMPORTANTE: Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener informacién confidencial o
legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisidon mala o errénea. Si usted ha
recibido este mensaje por error, le solicitamos que lo borre de su sistema inmediatamente asi como todas sus copias en el disco
duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes
de este mensaje si no es usted el destinatario. Cualquier opinidon expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto
cuando el mensaje establezca lo contrario. Notese que el correo electronico via Internet no permite asegurar ni la
confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepcidn de los mismos. En el caso de que el destinatario de
este mensaje no consintiera la utilizacion del correo electrénico via Internet, pedimos lo ponga en nuestro conocimiento de
manera inmediata.

IMPORTANT NOTICE: This message is only for the person to whom it is addressed. It may contain confidential or legally
protected information. No waiver of confidentiality or privilege by any poor transmission is given. If you have received this
message in error, we ask that you delete this message from your system and any copies of this message in your hard drive and
notify the sender. No person can, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or copy any part of this message if you are
not the recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states
otherwise. Note that Internet e-mail neither guarantees the confidentiality of messages nor the correct reception of those
messages. In the event that the recipient of this message does not consent to the use of electronic mail via the Internet, we ask
you please notify us immediately.

De: Angélica Tomala [mailto:adminsistemas@grafimpac.com]

Enviado el: viernes, 21 de enero de 2022 15:22

Para: pvacacela@lucas-it.com

CC: contadorg@grafimpac.com; 'Betty Ortega' <auxiliarc@grafimpac.com>
Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas
Importancia: Alta

Buenas tardes



Ing, Paola

Consulta, el ,mdédulo de Liquidacidon de compra electrénica estd habilitado para nosotros poder ingresarlas??

El usuario estuvo haciendo pruebas pero indica que al seleccionar el cédigo no le muestras nada
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Gracias por la atencion prestada.

Angélica Tomald
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De: Betty Ortega [mailto:auxiliarc@grafimpac.com]

Enviado el: viernes, 21 de enero de 2022 14:55

Para: adminsistemas@grafimpac.com

CC: contadorg@grafimpac.com

Asunto: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electronicas

Estimada Angélica,

Buenas tardes, a partir de este afio por disposicidn del SRI se debe realizar Liquidaciones de Compra electrdnicas.
Por favor su ayuda indicando si estoy ingresando correctamente.
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A continuacidn se presenta la siguiente pantalla en la cual no me permite escoger ninguna cuenta contable.
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Quedo a la espera de su gentil ayuda.
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El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrénico en busca de virus.




